Von: Germer, Louisa

An: Kindertagesstatten

Betreff: WG: WG: Antrag auf eine finanzielle Unterstiitzung zur Sanierung der Sprunggrube
Datum: Montag, 12. August 2024 12:24:25

Anlagen: Angebote Sprunggrube-12082024120942.pdf

Angebote Sprunggrube-12082024120927.pdf

Von: d.c.brede97@t-online.de

Gesendet: Montag, 12. August 2024 12:20:57 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom,
Stockholm, Wien

An: Germer, Louisa

Betreff: AW: WG: Antrag auf eine finanzielle Unterstiitzung zur Sanierung der Sprunggrube

Hallo Frau Germer,

anbei die Angebote fiir unsere Sprunggrube.

Wir wirden die Férderung fur Sportgerate von 10% beantragen. Falls noch etwas fehlt, oder unklar
ist, rufen Sie mich bitte an:

05339/9473

01749005055

Mit freundlichen GrlfRen

Claudia Brede

Kassenwartin

TSV Gielde07 e. V.

Betreff: WG: Antrag auf eine finanzielle Unterstiitzung zur Sanierung der Sprunggrube

Datum: 2024-06-18T14:41:17+0200


mailto:louisa.germer@schladen.de
mailto:kita@schladen.de

Gartenservice Langer GmbH Am Elchberg 3, 38315 Gielde

TSV Gielde e.V.
Andrea Tomala
Ladercder StralRe 16

38315 Gielde

" Angebot Nr. 2023072 -

Sehr geehrte Frau Tomala,

BAUMFALLUNG & ENTSORGUNG
STRAUCH- & HECKENSCHNITT

- BAUMWURZELFRASDIENST
MINIBAGGERARBEITEN
GRUNDSTUCKSPFLEGE
PFLASTERARBEITEN

Kunden Nr.:
Steuernr.:

USt-IdNr.:

. Datum:

i 12009 -
51 209 00034
‘DE299929865

19.09.2023

vielen Dank fiir lhre Anfrage. FUr die Arbeiten auf dem Sportplatz in-Gielde unterbreiten wir lhnen folgendes freibleibendes

Angebot:
Pos | Gegenstand / Artikel Menge / ME | Einzelpreis'| Gesamtpreis
. " : € €
11 Ausbauen und Entsorgen der Holzumrandung der Sprunganlage, 100| x 1.150,00 1.150,00 '
Ausbauen und Entsorgen von ca. 6,5 m® Sand und Boden, ' :
Auffiiller der Sprunganlage mit ca. 6,5 m? gewaschenem Sand,
Einbauen einas Sprungbretts
12 Setzen von ca. 18 m Fallschutzborden anthra21t in Magerbeton inkl.| 18,00 Ifm 73,00 1.314,00
Material *
(Terrasoft Wegeinfassung RecycltnglKautschuk 1000 x 80 x 300
mmy}
3 gewaschener Sand inkl. Lieferung ' 650 m? 38,90 252,85
‘ (Abrechnung erfolgt nach Lieferschein) ‘ _
4 Entsorgungskosten inkl. An- und Abfahrt zur Deponle 1,00 x 380,00 380,00
(Holzumrandung, Boden, Sand) ‘
5 Getra Absprungbalken School 122 x 34 x 10 cm mit Aluminium 1,00| x 302,50 302,50
Einbaurahmen .
(Der Absprungbalken besteht aus schwarzem har’ten
vollverpressten Gummi mit einer weil lackierten Absprungflache.
Er ist verwendbar fur Weitsprung und Dreisprung, ist
.| witterungsbestandig und kann im Winter draufien verblelben) ,
Zwischensumme 3.399,35

Am Eichberg 3, 38315 Glelde

Telefon 05330 928595 / Telefax 05332 928596
Mobi: 0172 5435468

Mail: info@gartenservice-lé_nger.de

Geschéﬂsfuhrer: Markus Langer, Wiebke Langer
Amtsgericht Braunschwelg: HRB 205238
Bankverbindung: Volksbank Nordharz

_ |BAN: DE12 2689 0019 0071 6979 00





Gartenservice Langer GmbH
Am Eichberg 3, 38315 Gielde
Tel. 05339/928595 Fax. 05339/928596
E-Mail; info@gartenservice-langer.de, www.gartenservice-langer.de

Gesamt Netto o : S ’ : ) ~3.399.35
“zzgl. 19,00 % USt. auf S : . 3.399,35 . 645,88
Gesamtbetrag : ' ‘ 4.045,23

Die Ausfuhrung der Leistungen ist abhangig von der momentanen Auftragslage; der Llefermﬁgllchke:ten der Lleferanten
~ sowie den W|tterungsbed|ngungen

Unser Angebot ist 4 Wochen giiltig.

~ Zahiungsbedingungen: 7 Tage ohne Abzug

Bei Auftragserteilung senden Sie uns bitte eine Ausfertigung unterschrieben zurtick.

Hiermit erteile ich Ihnen den Auftrag:

Datum _ a Unterschrift

Auf die beigeflugte Wit_:lerrufsbeiehrung wird hingewiesen.






Gala - Service Bonse » Breslauer Weg 7 + 38271 Baddeckenstedt

TSV Gielde

Andrea Tomala

Liideroder Strafe 16
~ 38315 Gielde

AngebotsNr.: 2024013
- Auftrag: Erneuerung der Sprunganlage Sportplatz Gielde
AN.-Datum: 19.02.2024 ‘

-1 . Demontage der alten Anlage inklusive 15Tk

Mobil: 0171 - 1759250
E-Mail: phil.bonse@gmx.de -
St.-Nr. 51/105/14433

Breslauer Weg 7
38271 Baddeckenstedt

1.450,00 £ 1.450,00 €
Entsorgung von Boden und Altholz .
2 : 0-2mm Feinsand inkl. Lieferung 7m? 65,00 € 455,00 €
3 ' Feinsand einbauen | 15tk 250,00 € 250,00 €
4 | Absprungbalken-Set inkl. Lieferung ' 1stk 800,00 € 800,00 €
‘ und Montage ' ‘
5 Fallschutzumrandung, DIN EN 1177 gepriift 20 Ifm 70,00 € 1.400,00€
R aus Naturgummi und SBR, Farbe nach Wahl
6 : Meontage Fallschutzumrandung 20 ffm 35,00 € 700,00 €
‘ Gesamt Netto 5.055,00 €
“+ MwS5t 19% 960,45 €
Rechnungssumme 6.01545€
Bankverbindung:
Commerzbank
BLZ 270 400 80 ) IBAN: DES1 2704 0080 0592 5631 00

- Kto.=Nr, 0592563100 ] BIC: COBADEFFXXX







Von: "Germer, Louisa" <louisa.germer@schladen.de>

An: "d.c.brede97@t-online.de" <d.c.brede97@t-online.de>

z.K.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

Louisa Germer

Gemeinde Schladen-Werla
Am Weinberg 9

38315 Schladen

Tel: 05335/801-26
Fax: 05335/801-52

Internet: www.schladen-werla.de

E-Mail: Jouisa.germer@schladen.de

Hinweis zum Datenschutz:

Zur Erfullung der Aufgaben der Gemeinde Schladen-Werla werden personenbezogene Daten unter
Einhaltung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen verarbeitet. Informationen zum Datenschutz
und Ihren damit verbundenen Rechten entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite unter

https://lwww.schladen-werla.de/Quicknav/Datenschutz.

Der Inhalt dieser E-Mail, sowie etwaiger Anlagen hierzu, sind vertraulich und ausschlieRlich zum Gebrauch fir
den in der Adresse genannten Empfanger bestimmt. Soweit eine Weitergabe oder Verteilung nicht
ausschlief3lich zu internen Zwecken des Empfangers geschieht, wird jede Weitergabe, Verteilung oder
sonstige Kopierung untersagt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfanger der E-Mail sein, informieren Sie
bitte unverziglich den Absender.


file:////c/www.samtgemeinde-schladen.de
mailto:louisa.germer@schladen.de
https://www.schladen-werla.de/Quicknav/Datenschutz

Von: Germer, Louisa

Gesendet: Mittwoch, 6. Marz 2024 08:19

An: 'n.kroeger@tsv-gielde.de' <n.kroeger@tsv-gielde.de>

Betreff: WG: Antrag auf eine finanzielle Unterstiitzung zur Sanierung der Sprunggrube

Guten Morgen Herr Kroger,

ich wollte einmal an meine Mail vom 06.02.2024 erinnern.

Ohne die in der Mail genannten Unterlagen kann ich den Antrag nicht bearbeiten.

Fir Rickfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griif3en

Im Auftrag

Louisa Germer

Gemeinde Schladen-Werla
Am Weinberg 9

38315 Schladen

Tel: 05335/801-26
Fax: 05335/801-52

Internet: www.schladen-werla.de

E-Mail: louisa.germer@schladen.de

Hinweis zum Datenschutz:

Zur Erfullung der Aufgaben der Gemeinde Schladen-Werla werden personenbezogene Daten unter
Einhaltung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen verarbeitet. Informationen zum Datenschutz
und lhren damit verbundenen Rechten entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite unter

https://www.schladen-werla.de/Quicknav/Datenschutz.

Der Inhalt dieser E-Mail, sowie etwaiger Anlagen hierzu, sind vertraulich und ausschlief3lich zum Gebrauch fir
den in der Adresse genannten Empfanger bestimmt. Soweit eine Weitergabe oder Verteilung nicht
ausschlief3lich zu internen Zwecken des Empfangers geschieht, wird jede Weitergabe, Verteilung oder
sonstige Kopierung untersagt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfanger der E-Mail sein, informieren Sie


file:////c/www.samtgemeinde-schladen.de
mailto:louisa.germer@schladen.de
https://www.schladen-werla.de/Quicknav/Datenschutz

bitte unverziiglich den Absender.

Von: Germer, Louisa

Gesendet: Dienstag, 6. Februar 2024 09:00

An: 'n.kroeger@tsv-gielde.de' <n.kroeger@tsv-gielde.de>

Cc: Uhde, Daniela <daniela.uhde@schladen.de>; Creydt, Tobias <tobias.creydt@schladen.de>
Betreff: Antrag auf eine finanzielle Unterstlitzung zur Sanierung der Sprunggrube

Sehr geehrter Herr Kroger,

sehr geehrter Herr Keyser,

ich habe Ihren Antrag auf eine finanzielle Unterstiitzung zur Sanierung der Sprunggrube bekommen.

Anbei sende ich lhnen die Richtlinie der Sportférderung mit einigen von mir markierten Stellen.

lhr Antrag muss sowohl vom Ausschuss fir Schule, Jugend, Senioren, Sport und Integration, als auch vom
Verwaltungsausschuss genehmigt werden.

Hierfur bendtige ich von Ihnen noch einige unterlagen.

Bitte reichen Sie mindestens zwei Kostenvoranschlage ein. Hierzu sind bevorzugt Firmen aus der Gemeinde
Schladen-Werla zu berticksichtigen.

AuRerdem bendtige ich priifungsfahige Unterlagen wie Baubeschreibungen oder Plane.

Zuletzt bendtigen wir von Ihnen noch eine Antwort darauf, in welcher Héhe Sie eine Bezuschussung
beantragen.

Um den Antrag schon im nachsten Ausschuss vorlegen zu kdnnen, benétige ich eine Rickmeldung bis
spatestens ende der Woche.

Fur Ruckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Griflien

Im Auftrag

Louisa Germer


mailto:n.kroeger@tsv-gielde.de
mailto:daniela.uhde@schladen.de
mailto:tobias.creydt@schladen.de

Gemeinde Schladen-Werla
Am Weinberg 9

38315 Schladen

Tel: 05335/801-26
Fax: 05335/801-52

Internet: www.schladen-werla.de

E-Mail: louisa.germer@schladen.de

Hinweis zum Datenschutz:

Zur Erfullung der Aufgaben der Gemeinde Schladen-Werla werden personenbezogene Daten unter
Einhaltung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen verarbeitet. Informationen zum Datenschutz
und Ihren damit verbundenen Rechten entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite unter

https://lwww.schladen-werla.de/Quicknav/Datenschutz.

Der Inhalt dieser E-Mail, sowie etwaiger Anlagen hierzu, sind vertraulich und ausschlieRlich zum Gebrauch fur
den in der Adresse genannten Empfanger bestimmt. Soweit eine Weitergabe oder Verteilung nicht
ausschlief3lich zu internen Zwecken des Empfangers geschieht, wird jede Weitergabe, Verteilung oder
sonstige Kopierung untersagt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfanger der E-Mail sein, informieren Sie
bitte unverziglich den Absender.
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